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GARANTIA RCE - OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>
Jue 29/09/2022 17:43

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
Poliza_24_CBC-100006208_1.pdf;

Buenas tardes

Adjunto remito la póliza RCE corregida de conformidad con tus observaciones-

Cordialmente

De: Carmen Liliana Carrillo Carrillo <clcarrillo@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 29 de septiembre de 2022 5:28 p. m.

Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Hola Pablito,
 
Remito póliza de la O.C 96317
Gracias
 
 
Cordialmente,
 

CARMEN LILIANA CARRILLO CARRILLO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext.1437 

         
 
 
 
 
De: Subgerente de Operaciones <suboperaciones2@centroaseo.com> 

Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 5:23 p. m.

Para: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Carmen Liliana Carrillo Carrillo <clcarrillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Re: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Buenas tardes,
 
Andres
 
Remito adjunto.

Cordialmente,
 
 

Jenny A.  Quevedo
Subgerente de Operaciones

Operaciones | Centro Aseo

4849120  6068433 Ext 110  | 3223514797

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia

tel:4849120
http://centroaseo.com/web/
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El jue, 29 sept 2022 a la(s) 17:06, Andrés Quiroga Gutierrez (aquiroga@alcaldiabogota.gov.co) escribió:

Buenas Tardes.
 
No tiene anexo. 
 
 
Cordialmente,
 
 

 

ANDRÉS QUIROGA GUTIÉRREZ 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1440 

De: Subgerente de Operaciones <suboperaciones2@centroaseo.com>

Enviado: jueves, 29 de septiembre de 2022 16:53

Para: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Fwd: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Buenas tardes,
 
Andres 
 
Remito polizas ajustadas. 
 
Quedo atenta a sus comentarios,. 
 
---------- Forwarded message ---------

De: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>

Date: lun., 26 sep. 2022, 4:32 p. m.

Subject: RV: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

To: suboperaciones2@centroaseo.com <suboperaciones2@centroaseo.com>

Cc: Mirella Vargas Lozada <mvargaslo@alcaldiabogota.gov.co>, Carmen Liliana Carrillo Carrillo <clcarrillo@alcaldiabogota.gov.co>
 

URGENTE
 
Buenas Tardes:
 
Me permito remitir respuesta a la Póliza presentada. Agradezco realizar los ajustes correspondientes. 
 
Cordialmente,
 
 
¡Error! Nombre de archivo no
especificado. 

ANDRÉS QUIROGA GUTIÉRREZ 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1440 

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 15:57

Para: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Buenas tardes
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La póliza RCE se rechaza de conformidad con o expuesto en el correo que antecede, una vez se corrija y atiendan a las observaciones realizadas
debe enviarse el documento al correo garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co,
 
Cordialmente
 
¡Error! Nombre de archivo no especificado.
 
De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co> 

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 3:45 p. m.

Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Buenas tardes
 
De manera atenta nos permitimos informar que se rechaza la póliza RCE por las siguientes razones:

1. Es necesario que se estipulen todos los amparos, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015 y que tanto el valor
asegurado Corresponda a los 300 salarios mínimos, como las vigencias sean iguales para cada cobertura.  
“Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe
cumplir los siguientes requisitos: (…) 
3.    Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo
los siguientes amparos: 

 3.1.   Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2.   Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

3.3.     Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

3.4.   Cobertura expresa de amparo patronal. 

3.5.   Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.”

 
Agradecemos remitir por este medio la póliza con los ajustes para continuar con la verificación.
 
¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 9:54

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: GARANTIAS OC 96317 - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 
Buenos días
 
Por medio del presente me permito remitir, para su verificación y  aprobación, las garantías correspondientes a la OC 96317.
 
Cordialmente
 
¡Error! Nombre de archivo no especificado.
 
De: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co> 

Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 6:03 p. m.

Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>; Carmen Liliana Carrillo Carrillo <clcarrillo@alcaldiabogota.gov.co>; Mirella Vargas
Lozada <mvargaslo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: LEGALIZACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ OC 96317
 
Buenas Tardes.
 
Agradezco su aprobación. 
 
 
Cordialmente,
 
 
¡Error! Nombre de archivo no
especificado. 

ANDRÉS QUIROGA GUTIÉRREZ 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 
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Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1440 

De: SubGerente Comercial Centro Aseo <comercial@centroaseo.com>

Enviado: miércoles, 21 de septiembre de 2022 16:35

Para: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: LEGALIZACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ OC 96317
 
Buen día,
 
Adjunto póliza RCE y CUMPLIMIENTO a fin de legalizar la OC 
 
Cordialmente,
 

John H. Ramírez
Subgerente Comercial

Gestión Comercial |Centro Aseo

4849120  6068433 Ext 103  | 3132267425

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia
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